
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ŞAVŞAT ŞAVŞAT ANADOLU LİSESİ ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 05 (OL02-SS.27TYT05) 72 72 111 4722

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,02 11,18 19,23 2,10 1,79 1,65 1,95 1,19 1,66 1,31 1,34 0,97 2,52 0,98 2,27 16,82 5,10 15,54 1,70 1,52 1,32 2,37 1,03 2,11 2,29 0,67 2,12 53,08 24,80 46,87 250,060

Okul Ortalaması 18,39 12,74 15,20 2,43 1,71 2,00 1,85 1,57 1,45 0,67 1,17 0,38 2,15 1,00 1,90 8,02 3,70 7,09 1,16 1,19 0,86 1,73 0,76 1,54 1,32 0,59 1,18 37,72 24,43 31,60 199,080

KATILIMLAR

1 294 HANDAN EZENGİN 12A 29 6 27,50 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 35 3 34,25 3 0 3,00 6 1 5,75 3 1 2,75 86 14 82,50 379,410 380

2 83 MÜCAHİT MEYDAN 12A 27 7 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 28 2 27,50 7 0 7,00 4 1 3,75 6 0 6,00 82 12 79,00 363,038 533

3 306 FERHAT ALKAN 12A 27 9 24,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 31 4 30,00 5 1 4,75 5 1 4,75 2 0 2,00 80 24 74,00 349,883 657

4 88 ZEHRA GÜLER 12A 27 7 25,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 23 2 22,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 67 13 63,75 312,965 1061

5 20 BERKAN ŞAHİN 12A 21 5 19,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 27 7 25,25 3 3 2,25 3 4 2,00 5 1 4,75 68 25 61,75 308,850 1111

6 104 ESRA UZUN 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 22 11 19,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 66 21 60,75 304,178 1180

7 89 ÖMER DEMİR 12C 19 6 17,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 30 9 27,75 58 17 53,75 287,203 1427

8 105 AHMET HAKAN ALTUN 12C 21 11 18,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 26 8 24,00 54 24 48,00 266,608 1740

9 295 HAZAL DURU 12A 20 8 18,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 14 6 12,50 3 2 2,50 7 0 7,00 5 1 4,75 56 20 51,00 265,820 1752

10 299 BURCU KOCA 12C 34 6 32,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 54 14 50,50 263,280 1804

11 321 ESRA BALCI 12C 22 15 18,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 17 7 15,25 48 28 41,00 239,238 2319

12 300 YELİZ KALIN 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 3 3,25 1 0 1,00 47 18 42,50 236,515 2361

13 367 UTKU CAN ATABEK 12C 22 12 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 15 8 13,00 46 23 40,25 235,533 2384

14 310 YUSUF İSLAM YZC 12B 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 0 8,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 17 40,75 233,985 2416

15 103 CAN ÇETİN 12A 24 15 20,25 1 4 0,00 2 3 1,25 15 9 12,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 0 2,00 49 38 39,50 231,453 2471

16 222 KADİR BÜYÜK 12C 23 9 20,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 13 0 13,00 41 12 38,00 228,223 2561

17 362 SEVDE KARAKELLEOĞ 12B 25 11 22,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 43 18 38,50 224,993 2626

18 338 GÜLBEN AKÇAY 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 23 37,25 222,730 2664

19 311 SELİN IŞIK 12A 11 10 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 16 5 14,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 40 22 34,50 216,970 2818

20 400 GONCANUR KAYA 12C 28 10 25,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 6 5 4,75 41 20 36,00 216,945 2819

21 85 EMRE ALGAN 12A 12 12 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 11 9 8,75 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 43 33 34,75 213,058 2902

22 320 ASLI PARLAK 12B 22 14 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 3 2,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 40 24 34,00 208,635 3006

23 296 GÜLAY TOPUZ 12C 25 15 21,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 5 3,75 40 26 33,50 208,573 3008

24 313 MERTCAN EVRAN 12B 24 11 21,25 4 0 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 2 3,50 38 19 33,25 207,630 3036

25 308 ONURCAN YAZAR 12C 17 9 14,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 11 3 10,25 34 12 31,00 204,513 3119

26 365 ELİF BİLGİN 12C 26 9 23,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 38 22 32,50 203,628 3140

27 334 METE SAĞLAM 12B 26 8 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 18 31,50 201,525 3198

28 303 MURAT DURAN 12C 20 8 18,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 7 3 6,25 34 14 30,50 200,505 3223

29 331 ERAY UYGUN 12C 20 13 16,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 33 15 29,25 195,785 3332
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Genel Ortalama 22,02 11,18 19,23 2,10 1,79 1,65 1,95 1,19 1,66 1,31 1,34 0,97 2,52 0,98 2,27 16,82 5,10 15,54 1,70 1,52 1,32 2,37 1,03 2,11 2,29 0,67 2,12 53,08 24,80 46,87 250,060

Okul Ortalaması 18,39 12,74 15,20 2,43 1,71 2,00 1,85 1,57 1,45 0,67 1,17 0,38 2,15 1,00 1,90 8,02 3,70 7,09 1,16 1,19 0,86 1,73 0,76 1,54 1,32 0,59 1,18 37,72 24,43 31,60 199,080

KATILIMLAR

30 350 TUĞÇEGÜL TELLİ 12C 20 11 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 2 4,50 33 16 29,00 194,748 3354

31 94 AHMET ERDEM ASLAN 12C 8 4 7,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 13 5 11,75 30 10 27,50 194,505 3362

32 99 KADER GÜNER 12A 11 9 8,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 12 3 11,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 20 27,00 191,693 3437

33 55 SUDE COŞKUN 12A 26 9 23,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 12 28,00 188,693 3502

34 35 DOĞUKAN GÜNEŞ 12A 11 11 8,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 14 0,50 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 38 41 27,75 186,495 3555

35 319 CENGİZ AKTEL 12B 22 18 17,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 33 25 26,75 185,343 3583

36 352 ÖYKÜ SEYHAN DOĞAN 12C 21 10 18,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 31 18 26,50 184,560 3598

37 101 SİNEM DURMUŞ 12C 20 14 16,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 4 5,00 31 26 24,50 180,620 3680

38 330 BEYZA NUR ÖZER 12B 21 13 17,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 23 25,25 180,445 3685

39 345 TUĞBA NUR ORAL 12B 19 5 17,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 27 8 25,00 179,923 3694

40 309 ANIL DEMİRAL 12B 20 11 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 30 20 25,00 179,318 3703

41 354 FIRAT GÜNAYDIN 12C 18 11 15,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 28 15 24,25 179,180 3704

42 298 AYKUT DEMİR 12B 20 18 15,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 7 1,25 32 30 24,50 178,570 3714

43 329 İREM ÇOR ACI 12A 9 14 5,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 8 7 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 32 32 24,00 178,235 3723

44 304 BERK*  ÇETİN 12 18 15 14,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 6 3,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 32 32 24,00 177,518 3744

45 2925 DOĞUKAN BAĞIR 12A 17 6 15,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 26 12 23,00 173,615 3831

46 351 DOĞAN YILMAZ 12B 20 10 17,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 28 21 22,75 172,573 3859

47 318 DUYGU KARA 12C 24 14 20,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 29 28 22,00 169,735 3906

48 346 GÖKÇEPARLAK 12B 20 20 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 29 31 21,25 167,323 3957

49 244 EMİRÇAN DURSÜN 12C 9 14 5,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 9 6 7,50 25 21 19,75 167,323 3957

50 241 SEVCAN TORUN 12B 17 13 13,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 25 20 20,00 165,753 3984

51 370 RABİA GÜN ÖR 12C 18 22 12,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 30 39 20,25 165,218 3992

52 307 ÖZGÜR LEVENT 12B 9 10 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 6 3 5,25 24 18 19,50 165,210 3993

53 360 GÖZDE KAYA 12B 19 17 14,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 26 29 18,75 160,990 4059

54 326 METEHAN PARLAK 12B 14 18 9,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 4 2,00 1 1 0,75 25 27 18,25 159,018 4086

55 219 ALİM ŞENTÜRK 12B 17 14 13,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 27 18,25 158,748 4091

56 314 ÖZNUR AYDEMİR 12C 19 21 13,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 37 17,75 157,620 4109

57 2930 SERHAT BEDİR 12A 13 18 8,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 22 22 16,50 153,100 4180

58 363 BİRKAN KARAHAN 12C 11 12 8,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 4 4 3,00 21 23 15,25 150,233 4231
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
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Genel Ortalama 22,02 11,18 19,23 2,10 1,79 1,65 1,95 1,19 1,66 1,31 1,34 0,97 2,52 0,98 2,27 16,82 5,10 15,54 1,70 1,52 1,32 2,37 1,03 2,11 2,29 0,67 2,12 53,08 24,80 46,87 250,060

Okul Ortalaması 18,39 12,74 15,20 2,43 1,71 2,00 1,85 1,57 1,45 0,67 1,17 0,38 2,15 1,00 1,90 8,02 3,70 7,09 1,16 1,19 0,86 1,73 0,76 1,54 1,32 0,59 1,18 37,72 24,43 31,60 199,080

KATILIMLAR

59 8 ALPAY YILMAZ 12A 16 12 13,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 19 15 15,25 148,023 4257

60 336 UĞURCAN ORAL 12C 14 12 11,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 20 22 14,50 147,955 4259

61 348 YEŞİM AYDIN 12B 11 12 8,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 19 16 15,00 147,750 4261

62 357 UĞURCAN ÇELİK 12C 11 19 6,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 7 6 5,50 22 32 14,00 147,708 4264

63 322 EMRAH TEKİ N 12B 14 20 9,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 26 14,50 145,745 4287

64 335 PINAR YILMAZ 12B 14 17 9,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 21 13,75 143,440 4322

65 323 PINAR GÖGERÇİN 12B 16 13 12,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 25 13,75 143,290 4325

66 317 HAKAN ARAS 12B 11 25 4,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 19 34 10,50 133,748 4428

67 328 ŞEYMA  DEDE 12B 9 12 6,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 15 23 9,25 129,813 4471

68 359 PETEK KÖSE 12B 10 19 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 17 36 8,00 125,978 4500

69 2915 AÇELYA DURMUŞ 12A 10 27 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 16 34 7,50 124,473 4516

70 2912 SAVAŞ TEKİN 12A 7 14 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 10 16 6,00 119,505 4560

71 2910 ONURCAN ALTUN 12A 3 12 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 8 25 1,75

72 26 AYŞEGÜL  *LDUZ 12A 3 37 -6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 12 53 -1,25
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